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§ 65

Upprop 

Val av justerare 

Godkännande av föredragningslista 

Tertialrapport per 2024-04-30 – samhällsbyggnadssektorn 

XXX - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus      
XXX - Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage   

XXX - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus  

XXX - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus   
XXX - Tillsyn strandskydd, flytbrygga med byggnad 

XXX - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus   
XXX - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
fritidshus 
XXX - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

XXX - Vitesföreläggande OVK  

Politisk viljeinriktning - bebyggelse landsbygd 

Anmälningsärenden 

Redovisning av delegationsärenden 
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Mn § 52 Godkännande av föredragningslista 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida. 
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Mn § 53 Tertialrapport per 2024-04-30 – 
samhällsbyggnadssektorn 
Dnr Sbn  2024/5 

Beslut  
Samhällsbyggnadssektorns förslag till beslut 

Myndighetsnämnden beslutar 

att notera att samhällsbyggnadssektorn prognostiserar en total negativ avvikelse 
mot budget med -2,1 miljoner kronor vilket motsvarar en avvikelse mot budget 
med 2 procent, 

att godkänna lämnad rapport. 

Ärendebeskrivning  
Sektorns driftutfall efter april månad var 27 miljoner kronor. Detta motsvarar 26 
procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten som är 33 procent. Sektorns 
helårsprognos för driften är 106,6 miljoner kronor vilket motsvarar en negativ 
avvikelse mot budget med -2,1 miljoner kronor. Den procentuella avvikelsen mot 
budget i prognosen är 2 procent. 

Den prognostiserade helårsavvikelsen i miljoner kronor mot budget är fördelad på 
mätverksamhet (-0,1), miljöenheten (-0,2) övergripande planering (+0,1), gator 
och vägar (-1,5), biblioteket (-0,1), musei- och turistverksamhet (-0,2) samt allmän 
fritid (-0,1). 

Mätverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på -0,1 
miljoner kronor motsvarande 4 procent av budget. Avvikelsen beror på förväntat 
mindre intäkter under året för mätuppdrag och nybyggnadskartor. Avvikelsen 
påverkas positivt av lägre personalkostnader på grund av vakans.  

Miljöenheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget på -0,2 miljoner 
kronor motsvarande 5 procent av budget. Avvikelsen beror på förväntat lägre 
intäkter under året. 

Övergripande planering prognostiserar en positiv avvikelse mot budget på +0,1 
miljoner kronor motsvarande 4 procent av budget. Förväntat lägre kostnader för 
konsulttjänster under året än budgeterat.  

Gator och vägar prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med -1,5 
miljoner kronor motsvarande 6 procent av budget. Avvikelsen beror på avsättning 
på 1,5 miljoner kronor för medfinansiering till projektet riksväg 40 förbifart 
Eksjö. 
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Biblioteket prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med -0,1 miljoner 
kronor motsvarande 1 procent av budget. Avvikelsen beror på ökad hyra för lokal 
i Mariannelund.  

Musei- och turistverksamheten prognostiserar en negativ avvikelse mot budget 
med -0,2 miljoner kronor motsvarande 4 procent av budget. Avvikelsen beror 
bland annat på obudgeterad kostnad för museets databas. Avvikelsen beror även 
på bortfall av intäkter i samband med julmarknaden 2024. Det är än så länge 
osäkert om årets intäkter kommer kunna möta intäktskravet på 400 tkr. Per sista 
april är prognosen 300 tkr, men prognosen kommer bli mer tillförlitlig efter 
sommaren.   

Allmän fritid prognostiserar en negativ avvikelse mot budget med -0,1 miljoner 
kronor motsvarande 1 procent av budget. Avvikelsen beror på personalkostnad 
för ungdomssamordnare som inte fanns med i budgeten.   

Sektorns investeringsutfall efter april månad var 1,9 miljoner kronor. Av den 
totala budgeten för investeringar 2024 på 28,3 miljoner kronor beräknas 29,5 
miljoner kronor förbrukas, vilket innebär ett underskott på 1,2 miljoner kronor. 
Den negativa avvikselen motsvarar en procentuell avvikelse på 4 procent.  

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Ellinor Sonesson, sektors ekonom, daterad 2024-05-21 
Tertialrapport per 2024-03-31 ekonomitabell, daterad 2024-05-14  

Utdrag:  
Sektorsekonom 
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Mn § 54 XXX - Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
Dnr Sbs 2024-644 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att medge dispens för fritidshus inom strandskyddat område enligt ansökan på 
fastigheten XXX vid sjön Solgen enligt tomtplatsavgränsning i bilaga 1. Utöver 
det markerade området i bilaga 1 får ytterligare mark inte tas i anspråk inom 
strandskyddat område.  

Övriga upplysningar 

Enligt 7 kapitlet 18 h § Miljöbalken upphör en dispens från strandskyddet att gälla 
om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.   

Länsstyrelsen i Jönköpings län har rätt att överpröva dispensbeslutet. 
Överprövningstiden (tre veckor) räknas från den dag ärendet inkommer till 
länsstyrelsen. Ni uppmanas därför att höra efter på samhällsbyggnadsnämndens 
expedition innan ni börjar att bygga.  

Avgift: Se bilaga 

Ärendebeskrivning  
Fastigheten ligger i XXX som ligger väster om sjön Solgen. Området är 
strandskyddat med 100 meter från sjön. På platsen finns två fritidshus varav det 
ena ska rivas för att göra plats åt ett nytt fritidshus med ett vidbyggt växthus. 
Byggnaden kommer inte att uppta större yta än det nuvarande fritidshuset. 
Dispens från strandskyddet på fastigheten beslutades 1970 för att uppföra ett 
fritidshus och bedömningen är att man då beslutade att hela fastigheten utgjorde 
tomtplats. Ett område närmast sjön är lämnat för fri passage. Fastigheten är 
avgränsad med staket ut mot betesmark och utgörs av två fritidshus med 
omgärdande trädgård. Det nya fritidshuset kommer inte att påverka friluftslivet 
och inte heller påverka förhållandena för växt- eller djurlivet. 

Dispens medges från bestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken med det 
särskilda skäl som anges i 7 kapitlet § 18 c miljöbalken, att området som dispensen 
avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Larsson, plan- och byggchef, 2024-05-21 
Bilaga 1 – tomtavgränsning 
Bilaga 2 – ansökan 
Bilaga 3 – situationsplan 
Bilaga 4 – fasadritning 
Bilaga 5-8 – foton 

Utdrag:  
Sökanden 
Länsstyrelsen 
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Mn § 55 XXX - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av garage  
Dnr Sbs 2024-622 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att ge positivt bygglov enligt bestämmelserna i 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900) för nybyggnad av garage enligt ansökan. 

Övriga upplysningar 

Enligt 9 kapitlet 43 § Plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om 
den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft.   

Avgift: Se bilaga 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om bygglov på fastigheten XXX har inkommit. Fastigheten ligger i 
XXX  öster om industrifastigheten för Ingarps tryckimpregnering. Området har 
tidigare legat inom detaljplan men nu har denna del av planen blivit upphävd. 
Därmed ligger det tilltänkta garaget som ska vara 79,8 kvm utanför detaljplanerat 
område. 

Remiss har skickats till grannar som inte har haft något att erinra. 

Bygglov om åtgärden kan tillåtas på den angivna platsen skall behandlas enligt 
bestämmelserna i 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. Prövningen om markens 
lämplighet sker i första hand enligt bestämmelserna i 2 kapitlet plan- och 
bygglagen där syftet är att mark- och vattenområden används för det ändamål som 
området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
och 4 kapitlet miljöbalken ska också tillämpas.  

I 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen framgår att bebyggelse ska lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, 
berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 
och risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Den sökta åtgärden bedöms uppfylla bestämmelserna enligt ovan. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Larsson, plan- och byggchef, 2024-05-21 
Bilaga 1 – ansökan 
Bilaga 2 – fasad 
Bilaga 3 – planritning 
Bilaga 4 – situationsplan 
Bilaga 5 - karta 

Utdrag: 
Sökanden 
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Mn § 56 XXX - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus 
Dnr Sbs 2024-661 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att ge positivt bygglov enligt bestämmelserna i 9 kapitlet 31 § plan- och bygglagen 
(2010:900) för nybyggnad av enbostadshus enligt ansökan. 

Övriga upplysningar 

Enligt 9 kapitlet 43 § Plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om 
den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft.   

Avgift: Se bilaga 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om bygglov på fastigheten XXX har inkommit. Fastigheten ligger i 
västra delen av kommunen någon kilometer från Gisshultasjön. Rivningslov har 
beviljats för huvudbyggnaden på fastigheten. Ansökan gäller nybyggnad av ett 
enbostadshus med ett och ett halvt plan samt källare. Platsen är en etablerad tomt 
där de tidigare byggnaderna funnits sedan 1800-talet. Huvudbyggnaden kommer 
att hamna på samma plats som den gamla huvudbyggnaden och upprätthåller då 
den gamla gårdsmiljön. 

Remiss har skickats till grannar som inte har haft något att erinra. 

Bygglov om åtgärden kan tillåtas på den angivna platsen skall behandlas enligt 
bestämmelserna i 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. Prövningen om markens 
lämplighet sker i första hand enligt bestämmelserna i 2 kapitlet plan- och 
bygglagen där syftet är att mark- och vattenområden används för det ändamål som 
området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
och 4 kapitlet miljöbalken ska också tillämpas.  

I 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen framgår att bebyggelse ska lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, 
berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 
och risken för olyckor, översvämning och erosion. 

Den sökta åtgärden bedöms uppfylla bestämmelserna enligt ovan. 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Larsson, plan- och byggchef 2024-05-21 
Bilaga 1 – ansökan 
Bilaga 2 – situationsplan 
Bilaga 3 – fasader 
Bilaga 4 – entréplan 
Bilaga 5 – övre plan 
Bilaga 6 – sektion källarplan 
Bilaga 7 - karta 

Utdrag: 
Sökanden 
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Mn § 57 XXX - Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostadshus 
Dnr Sbs 2024-596 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att ge positivt förhandsbesked enligt bestämmelserna i 9 kapitlet 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900) för nybyggnad av enbostadshus enligt ansökan. 

Övriga upplysningar 

Enligt 9 kapitlet 18 § Plan- och bygglagen är förhandsbeskedet bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från 
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.   

Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om förhandsbesked på fastigheten XXX har inkommit. Platsen ligger 
utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. I området 
finns jordbruksmark och lövskog. Platsen nås via en skogsväg som leder ner från 
enskild väg i XXX. Platsen där bostadshuset är planerat att placeras är en öppen 
yta där man förvarat så kallade grotstackar från skogsavverkning och är 
förhållandevis stening. Den ligger i angränsning till jordbruksmark och utanför 
strandskyddat område. 

Grannar har hörts och de har inte haft något att erinra. 

Förhandsbesked om åtgärden kan tillåtas på den angivna platsen skall behandlas 
enligt bestämmelserna i 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. Prövningen om 
markens lämplighet sker i första hand enligt bestämmelserna i 2 kapitlet plan- och 
bygglagen där syftet är att mark- och vattenområden används för det ändamål som 
området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
och 4 kapitlet miljöbalken ska också tillämpas.  

I 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen framgår att bebyggelse ska lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, 
berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 
och risken för olyckor, översvämning och erosion. 
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Remiss har skickats till miljöenheten och de svarar att en bedömning inte kan 
göras om det går att anordna avlopp på platsen utan att en ansökan med 
erforderliga handlingar har inkommit. Sökanden ska inkomma med ansökan. 
Prövningen enligt 2 § skall grundas på kända fakta och en översiktlig bedömning 
på platsen. Särskilt de geotekniska förhållanden och möjligheten att ordna 
vattenförsörjning och avlopp får i detta skede baseras på en okulär bedömning. 
Skulle förhållandena vara mycket svårbedömda kan ytterligare utredning erfordras. 
Detta innebär att sökande vid den slutliga tillståndsprövningen gällande 
exempelvis avloppsanläggningen inte kan ta för givet att markförhållandena är 
sådana att en viss teknik kan användas. Anläggningarna får anpassat till de 
förhållanden som blir kända efter den detaljerade analysen i projekteringen. I 
övrigt bedöms att den sökta åtgärden uppfyller de bestämmelser enligt ovan. 

Yrkande 

Under myndighetsnämndens överläggning yrkar  

Tommy Ingvarsson (C) bifall till myndighetsnämndens beslut. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Larsson, plan – och byggchef 2024-05-21 
Bilaga 1 – ansökan 
Bilaga 2 – karta 
Bilaga 3 – foto 
Bilaga 4 – situationsplan 
Bilaga 5 - perspektivritning 

Utdrag: 
Sökanden 
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Mn § 58 XXX - Tillsyn strandskydd, 
flytbrygga med byggnad 
Dnr Sbs  2024-594 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att notera informationen om att yttrande inkommit, samt 

att myndighetsnämndens beslut 2024-05-08 §43, Tillsyn strandskydd, flytbrygga 
med byggnad, står fast. 

Ärendebeskrivning  
Samhällbyggnadssektorn fick in ett telefonsamtal om att det i Försjön uppförts en 
flytbrygga med en byggnad på. I telefon med sakägarna konstaterades att denna 
anläggning tillhörde fastighetsägarna på XXX. Besök på plats gjordes 2024-04-23. 
Under besöket studerades de byggnationer som gjorts intill strandlinjen vid 
Försjön. Vid besöket togs bilder.

De byggnationer som är gjorda är en flytbrygga som är cirka 19 kvadratmeter med 
liggande tryckt trä. Underliggande rör av plast gör bryggan flytande. Någon påle 
hade slagits ned i vattnet för att hålla den på plats. En spång på cirka 3 meter leder 
upp på flytbryggan. Byggnaden på flytbryggan är försedd med skjutpartier samt 
entrédörr. Byggnaden är cirka 7,5 kvadratmeter.  

Fastigheten XXX och Försjön omfattas av strandskydd på 100 meter från 
stranden och in mot land och likaså 100 meter ut i vattnet.  

Ingen ansökan om vattenverksamhet eller strandskyddsdispens har inkommit. 

Anläggningen bedömdes vara dispenspliktig då den till sin storlek och omfattning 
verkar avhållande för allmänheten då den är placerad vid strandkanten. Den ligger 
förhållandevis långt från befintlig bebyggelse och området vid utgörs till största 
delen av barrskog. Den omständigheten om att anläggningen är pålad ner i vattnet 
samt att en iläggningsramp är anordnad gör att byggnationen även kan ha 
förändrat livsvillkoren för växter och djur. 

Förslag till beslut skickades till sakägarna med information om sista dag för 
yttrande. Yttrandet inkom några dagar för sent vilket gjorde att nämnden inte fick 
möjlighet att läsa yttrandet. Vid dagens sammanträde finns yttrandet med och där 
redogör sakägaren för anläggningens funktion och benämning på de olika delarna 
bland annat det som bedömts som iläggningsramp. Sakägaren menar att denna 
anordning i form av två tvärstag inte är en iläggningsramp utan är till för att 
skydda stranden. Vidare beskrivs anläggningen som en båt, se bilaga. 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2024-06-05 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Strandskyddets omfattning 

Vid Försjön råder strandskydd intill 100 meter från strandlinjen, vilket gäller både 
land- och vattenområdet. Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna 
för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för 
djur– och växtlivet (7 kap. 13-14 §§ miljöbalken). 

Förbuden inom strandskydd 

Den aktuella platsen ligger inom ett strandskyddsområde. 1. Inom detta får inte 
nya byggnader uppföras, 2. byggnader eller byggnaders användning ändras 2. 
eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller 
allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar 4. eller åtgärder vidtas som väsentligt förändrar
livsvillkoren för djur- och växtarter (7 kap. 15 § miljöbalken punkt 1,2,3 och 4).

Dispens från förbuden 

Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden enligt 7 kap. 18 a § 
miljöbalken. Förutsättningen för att kunna medge dispens är att något av de 
särskilda skäl som finns angivna i 7 kap. 18 c § miljöbalken är tillämpbart och att 
åtgärden inte motverkar syftet med strandskyddsbestämmelserna. 

Strandskyddet gäller från 1975 

De generella strandskyddsbestämmelserna infördes 1975. Anläggningar och 
anordningar som är uppförda före 1975 behöver därför ingen 
strandskyddsdispens för att vara lagliga. Förutsättningen för att detta ska gälla är 
att anläggningarna inte ändrats i omfattning eller utformning samt att de oavbrutet 
funnits på platsen sedan 1975. 

Beslutsunderlag  
Myndighetsnämndens beslut § 43, 2024-05-08 
Yttrande från fastighetsägarna, 2024-05-06 

Utdrag:  
Fastighetsägarna 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2024-06-05 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Mn § 59 XXX - Ansökan om 
förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
Dnr Sbs 2024-421 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att ge positivt förhandsbesked enligt bestämmelserna i 9 kapitlet 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900) för nybyggnad av enbostadshus enligt ansökan. 

Övriga upplysningar 

Enligt 9 kapitlet 18 § Plan- och bygglagen är förhandsbeskedet bindande vid den 
kommande bygglovsprövningen om ansökan om bygglov görs inom två år från 
den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.   

Förhandsbeskedet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om förhandsbesked på fastigheten XXX har inkommit. Platsen ligger 
utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse. Platsen 
ligger cirka 300-400 meter från befintlig bebyggelse och placeringen avviker 
därmed från kommunens översiktliga syn på hushållning av mark. Nämnden har 
yttrat sig positivt till att det ändå ska kunna gå att bygga på platsen. Från gården 
leder en skogsbilväg genom mestadels barrskog till den tänkta placeringen av 
huset. 

Grannar har hörts och de har inte haft något att erinra. 

Förhandsbesked om åtgärden kan tillåtas på den angivna platsen skall behandlas 
enligt bestämmelserna i 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen. Prövningen om 
markens lämplighet sker i första hand enligt bestämmelserna i 2 kapitlet plan- och 
bygglagen där syftet är att mark- och vattenområden används för det ändamål som 
området är mest lämpat för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. 
Företräde skall ges åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god 
hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområden i 3 
och 4 kapitlet miljöbalken ska också tillämpas.  

I 2 kapitlet 5 § plan- och bygglagen framgår att bebyggelse ska lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, jord, 
berg- och vattenförhållandena, möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, 
avlopp, avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt, 
möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt bullerstörningar, 
och risken för olyckor, översvämning och erosion. 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2024-06-05 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Miljöenheten har undersökt möjligheten till avlopp och det är endast möjligt med 
sluten tank på detta område då Södra Vixen är klassat som vattenskyddsområde. 
Skyddszonen runt sjön gör att det inte är möjligt att inrätta avloppsanordningar 
där avloppsvatten leds till yt- eller grundvatten. 

Sökande kan inte vid den slutliga tillståndsprövningen gällande exempelvis 
avloppsanläggningen ta för givet att markförhållandena är sådana att en viss teknik 
kan användas. Anläggningen får anpassat till de förhållanden som blir kända efter 
den detaljerade analysen i projekteringen. I övrigt bedöms att den sökta åtgärden 
uppfyller de bestämmelser enligt ovan. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Larsson, plan- och byggchef 2024-05-21 
Bilaga 1 – ansökan 
Bilaga 2 – översikt från sökanden 
Bilaga 3 - situationsplan 

Utdrag: 
Sökanden 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2024-06-05 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Mn § 60 XXX - Ansökan om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
Dnr Sbs 2024-752 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att medge dispens för fritidshus inom strandskyddat område enligt ansökan på 
fastigheten XXX vid sjön Solgen enligt tomtplatsavgränsning i  bilaga 1. Utöver 
det markerade området i bilaga 1 får ytterligare mark inte tas i anspråk inom 
strandskyddat område. 

Övriga upplysningar 

Enligt 7 kapitlet 18 h § Miljöbalken upphör en dispens från strandskyddet att gälla 
om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 
avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.   

Länsstyrelsen i Jönköpings län har rätt att överpröva dispensbeslutet. 
Överprövningstiden (tre veckor) räknas från den dag ärendet inkommer till 
länsstyrelsen. Ni uppmanas därför att höra efter på samhällsbyggnadsnämndens 
expedition innan ni börjar att bygga.  

Avgift: Se bilaga 

Ärendebeskrivning  
Fastigheten ligger i södra delen av sjön Solgen. Området är strandskyddat med 
100 meter från sjön. I området finns flera fritidshus och på XXX finns en 
huvudbyggnad med tillhörande komplementbyggnader. Denna gård har funnits på 
platsen sedan innan 1975 och runt huvudbyggnaden ligger en större trädgård med 
klippt gräs ner mot sjön. Bygglov söktes för fritidshuset 2022 där placeringen av 
huset låg strax utanför strandskyddat område men inom tomtplats. När huset 
byggts upp konstaterades att den ursprungliga situationsplanen inte stämde med 
den aktuella placeringen. Situationsplanen reviderades och då konstaterades att 
halva huset hamnat inom strandskyddat område. Det nya fritidshusets placering 
påverkar inte friluftslivet och inte heller förhållandena för växt- eller djurlivet 
eftersom den hamnat inom befintlig trädgård. 

Dispens medges från bestämmelserna i 7 kapitlet 15 § miljöbalken med det 
särskilda skäl som anges i 7 kapitlet § 18c miljöbalken, att området som dispensen 
avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2024-06-05 
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Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Malin Larsson, plan- och byggchef 2024-05-27 
Bilaga 1 – tomtplats 
Bilaga 2 – situationsplan 
Bilaga 3 – plan och fasader 
Bilaga 4 - ansökan 

Utdrag:  
Sökanden 
Länsstyrelsen 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2024-06-05 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Mn § 61 XXX - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus 
Dnr Sbs 2024-588 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att ge bygglov enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900) för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Orrarp 1:3 enligt ansökan. 

Övriga upplysningar 

Enligt 9 kapitlet 43 § Plan- och bygglagen (2010:900) upphör beslutet att gälla om 
den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 
år från den dag då beslutet vann laga kraft.   

Avgift: Se bilaga 

Ärendebeskrivning  
En ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten XXX har 
inkommit.  

Fastigheten är på ca 21,8 hektar och belägen intill sjön Södra Vixen och omfattas 
av områdesbestämmelser som reglerar fritidshusbebyggelsen runt sjön. Sjön är 
utpekad som natura 2000 och området är inom Södra Vixens 
vattenskyddsområde. Strandskyddet på tomtplatsen är upphävt. 

Den aktuella platsen är en befintlig tomtplats där det tidigare stått ett fritidshus. 
Startbesked för rivning av fritidshuset gavs 2023. 
Bostadshuset som är på 175 kvm placeras längre ifrån strandlinjen i jämförelse 
med tidigare fritidshus med anledning av bättre skydd för översvämning. 

Berörda grannar på fastigheterna XXX,och XXX har getts möjlighet att yttra sig 
över ansökan. 

Ägarna till fastigheterna XXX har yttrat sig positivt till den föreslagna åtgärden. 

Övriga har inte yttrat sig vilket vi tolkar som att de inte har något att erinra. 

Då områdesbestämmelserna endast reglerar fritidshusbebyggelse är de inte 
applicerbara i detta fall. Åtgärden strider därför inte mot bestämmelserna. 

Byggnadens utformning strider inte mot tillämpliga delar av bestämmelserna i 8 
kapitlet. Byggnaden kommer ha träfasader med liggande panel behandlat med 
järnvitriol, mörkgrå betongtegel och mörkgråa träfönster.  



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2024-06-05 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Åtgärden strider inte heller mot bestämmelserna i 2 kapitlet avseende markens 
lämplighet, möjligheten att anordna trafik, vatten- och avlopp ett cetera. 

Avloppslösning med separat WC-avloppsvatten har presenterats för 
miljöavdelningen som bedömer den som möjlig. 

Enligt 2 kap 4 § plan- och bygglagen (2010:900) får endast mark som från allmän 
synpunkt är lämplig för bebyggelse tas i anspråk. Lämpligheten bedöms utifrån 
bestämmelserna i 2 kap 5 och 6 § § plan- och bygglagen (2010:900) och omfattar 
bland annat risk för översvämning, trafiksäkerhet samt möjligheten att ordna 
vattenförsörjning, avlopp och avfallshantering. Bebyggelseområdets särskilda 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska skyddas. 

Enligt 2 kap 9 § plan- och bygglagen (2010:900) får lokalisering, placering och 
utformning av byggnadsverk inte ske så att det påverkar grundvattnet eller 
omgivningen så det innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller innebär 
betydande olägenhet på annat sätt. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Rikard Samuelsson, bygglovshandläggare 2024- 05-24 
Bilaga 1 – plan-fasader 
Bilaga 2 – översiktsplan 
Bilaga 3 - markplaneringsritning 

Utdrag: 
Sökanden 



EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Myndighetsnämnden 2024-06-05 
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Mn § 62 XXX - Vitesföreläggande OVK 
Dnr Sbs 2024-652 

Beslut  
Myndighetsnämnden beslutar 

att förelägga XXX personnummer XXX, vid vite av 10 000 kronor, att låta utföra 
en funktionskontroll av ventilationssystem 
(OVK) på fastigheten XXX. Funktionskontrollen ska vara utförd senast sex 
veckor efter delgivning av beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Fastighetsägaren har inte låtit en sakkunnig funktionskontrollant kontrollera 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden trots flera påminnelser. Ärendet 
har kommunicerats med fastighetsägaren den 6 maj 2024 men inget yttrande har 
kommit in. 

Enligt 8 kapitlet. 25 § plan- och bygglagen ska byggnadens ägare se till att 
kontrollen görs av en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad. Enligt 11 
kapitlet 19 § kan byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att låta utföra 
kontrollen. Föreläggandet kan förenas med vite enligt 37 §. 

Enligt 5 kapitlet 1 § plan- och byggförordningen ska en byggnads ägare se till att 
funktionen hos ventilationssystemet i byggnaden kontrolleras. Enligt 5 kapitlet 5 § 
ska den som utfört besiktningen lämna ett exemplar av protokollet till byggnadens 
ägare och skicka ett exemplar till byggnadsnämnden och utfärda ett intyg om att 
besiktning har gjorts med uppgift om datum för besiktningen, resultatet av 
kontrollen och datum för nästa besiktning. Enligt 5 kapitlet 6 § ska ägaren anslå 
besiktningsintyget på en väl synlig plats i byggnaden. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Rikard Samuelsson bygglovshandläggare 2024-05-24 

Utdrag:  
XXX 
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Mn § 63 Politisk viljeinriktning - bebyggelse 
landsbygd 
Dnr Sbn 2024/108 

Beslut  
Myndighetsnämndens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta politisk viljeinriktning för bebyggelse på landsbygden, under förutsättning 
att skrivelsen är juridiskt hållbar och förenlig med gällande lagstiftning. 

Tommy Ingvarsson (C), Mats Svensson (SD) och Bo Thorsander (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

Ärendebeskrivning  
En politisk viljeinriktning för bebyggelse på landsbygden har arbetats fram av 
kommunstyrelsens presidie. Viljeinriktningen bygger på en vision om en hållbar 
utveckling och livskvalitet för alla invånare. Målet med viljeinriktningen är att 
främja en hållbar bebyggelseutveckling, en hållbar företagsutveckling och en 
hållbar flexibel markanvändning. 

Ärendet är sänt både till myndighetsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden för 
beredning till kommunfullmäktige. 

Yrkande 

Under myndighetsnämndens överläggning yrkar  

Tommy Ingvarsson (C) bifall till kommunfullmäktiges förslag till beslut. 

Henrik Simonsen (S) med bifall från Mats Danielsson (M), Johan Andersson 
(S), att anta politisk viljeinriktning för bebyggelse på landsbygden, under 
förutsättning att skrivelsen är juridiskt hållbar och förenlig med gällande 
lagstiftning. 

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med myndighetsnämndens 
godkännande, proposition på Henrik Simonsens (S) med fleras tilläggsyrkande 
mot kommunfullmäktiges förslag till beslut, att anta politiska viljeinriktningen för 
bebyggelse på landsbygden. 

Ordförande finner att myndighetsnämnden beslutar enligt tilläggsyrkandet, att 
anta politiska viljeinriktningen för bebyggelse på landsbygden, under förutsättning 
att skrivelsen är juridiskt hållbar och förenlig med gällande lagstiftning. 
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Tommy Ingvarsson (C), Mats Svensson (SD) och Bo Thorsander (L) 
reserverar sig mot beslutet. 

Beslutsunderlag  
Skrivelse kommunstyrelsens presidie, 2024-05-17 
Förslag till politisk viljeinriktning för bebyggelse på landsbygden 

Utdrag:  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Myndighetsnämnden 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Mn § 64 Anmälningsärenden 

Beslut  
Myndighetsnämnden godkänner anmälningsärende enligt följande: 

Eksjö kommun, kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 2024-05-07 §113, att anta riktlinjer för politiska 
förankringsprocesser. 

Lantmäteriet  
Ärendenummer F22482. Beslut 2022-12-05, Ledningsrätt för vatten- och 
avloppsledningar mellan Bellö och Norrsånna. Bifogas protokoll, tillsammans 
med karta och beskrivning av vad Lantmäteriet kommer ändra i fastighetsregistret. 

Ärendenummer F1454. Beslut 2023-01-30, Ledningsförrättning för vatten- och 
avloppsledning Norrsånna-Gummarp-Gummarpsnäset. Bifogas protokoll, 
tillsammans med karta och beskrivning av vad Lantmäteriet kommer ändra i 
fastighetsregistret. 
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Mn § 65 Redovisning av delegationsärenden 

Beslut  
Myndighetsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut enligt 
följande: 

- Delegationsbeslut trafikingenjören, 2024-05-01 – 2024-05-31
- Delegationsbeslut miljö- och bygg, 2024-05-01 – 2024-05-31
- Delegationsbeslut räddningstjänsten, 2024-05-01 – 2024-05-31
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